
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA BEYŞEHİR MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU4.Sınıf KDS-7 (407) 158 158 329 8582

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 8,39 8 6 6,07 5 5 3,12 7 3 5,49 4 6 2,11 34 25 25,18 268,390

Okul Ortalaması 12 3 10,64 10 4 8,49 6 4 4,45 8 2 7,08 5 4 3,55 40 17 34,21 325,700

KATILIMLAR

1 0 İSMAİL EFE ASLANN 4A 15 0 15,00 15 0 15,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 58 2 57,33 482,240 1 1 1 1 38
% 0,44

2 0 TUBA YUSUF 4A 15 0 15,00 15 0 15,00 8 1 7,67 9 1 8,67 10 0 10,00 57 2 56,34 475,580 2 2 2 2 71
% 0,83

3 333 AYŞE BİLMEZ 4A 15 0 15,00 14 1 13,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 57 3 56,00 473,360 3 3 3 3 74
% 0,86

4 871 M ALİ KÖTEZ 4A 15 0 15,00 14 1 13,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 56 4 54,67 464,480 4 4 4 4 123
% 1,43

5 0 AHMET EMRE ÇELİK 4A 15 0 15,00 14 1 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 56 4 54,68 464,480 4 4 4 4 123
% 1,43

6 126 CANSIN YILDIZ 4A 15 0 15,00 12 2 11,33 10 0 10,00 8 0 8,00 10 0 10,00 55 2 54,33 462,260 6 6 6 8 181
% 2,11

7 0 KEREM ÇAĞLIYAN 4A 15 0 15,00 13 2 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 55 5 53,34 455,600 7 7 7 10 196
% 2,28

8 0 KEREM  VCI 4A 15 0 15,00 13 2 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 55 5 53,34 455,600 7 7 7 10 196
% 2,28

9 668 MUSTAFA KURU 4A 14 1 13,67 14 1 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 54 6 52,01 446,720 9 9 9 17 302
% 3,52

10 0 FİRDEVS TOPCU 4D 13 2 12,33 13 1 12,67 10 0 10,00 8 1 7,67 9 1 8,67 53 5 51,34 442,280 1 10 10 22 395
% 4,60

11 77 NADİR EMİR BÜTÜNER4A 15 0 15,00 13 2 12,33 10 0 10,00 7 1 6,67 8 2 7,33 53 5 51,33 442,280 10 10 10 22 395
% 4,60

12 7 FATMA ZEHRA KAPCI4A 15 0 15,00 12 2 11,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 53 6 51,00 440,060 11 12 12 24 404
% 4,71

13 94 MUHAMMED SAİT TANIK4A 15 0 15,00 15 0 15,00 8 2 7,33 10 0 10,00 5 4 3,67 53 6 51,00 440,060 11 12 12 24 404
% 4,71

14 0 SENA ÇOLAK 4A 15 0 15,00 11 4 9,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 53 7 50,67 437,840 13 14 14 26 420
% 4,89

15 469 ELİF AHSEN PARLAR 4A 15 0 15,00 14 1 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 53 7 50,68 437,840 13 14 14 26 420
% 4,89

16 708 SELİM HULKİ CEVHER4A 13 2 12,33 15 0 15,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 53 7 50,66 437,840 13 14 14 26 420
% 4,89

17 130 BEYZA OPAK 4A 14 1 13,67 14 0 14,00 7 1 6,67 10 0 10,00 7 3 6,00 52 5 50,34 435,620 16 17 17 34 529
% 6,16

18 139 AYŞE NEVAL MUSLU 4A 15 0 15,00 14 0 14,00 6 2 5,33 10 0 10,00 7 3 6,00 52 5 50,33 435,620 16 17 17 34 529
% 6,16

19 0 ELİ ÜNÜ VAR A 4A 13 2 12,33 15 0 15,00 8 1 7,67 9 1 8,67 7 2 6,33 52 6 50,00 433,400 18 19 19 36 534
% 6,22

20 0 * E U  R  Ğ K  YA M 4A 14 1 13,67 13 1 12,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 1 7,67 52 6 50,01 433,400 18 19 19 36 534
% 6,22

21 24 ECEM GÜRÜMLÜ 4A 13 1 12,67 15 0 15,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 52 7 49,66 431,180 20 21 21 38 543
% 6,33

22 0 *   R* D *** İE 4A 14 1 13,67 13 1 12,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 52 7 49,67 431,180 20 21 21 38 543
% 6,33

23 0 **C *R***M * 4A 13 2 12,33 11 4 9,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 52 8 49,33 428,960 22 23 23 41 561
% 6,54

24 67 ELİF NEVRA KARAOĞLAN4A 15 0 15,00 14 1 13,67 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 52 8 49,34 428,960 22 23 23 41 561
% 6,54

25 0 REYHAN GÜLER 4A 13 2 12,33 14 1 13,67 8 1 7,67 9 1 8,67 7 2 6,33 51 7 48,67 424,520 24 25 25 48 662
% 7,71

26 220 AYLİN TONTU 4A 15 0 15,00 15 0 15,00 6 3 5,00 9 0 9,00 6 4 4,67 51 7 48,67 424,520 24 25 25 48 662
% 7,71

27 0 ZEYNEP TEKİN 4A 15 0 15,00 14 1 13,67 5 5 3,33 9 1 8,67 8 1 7,67 51 8 48,34 422,300 26 27 27 51 672
% 7,83

28 551 EREN TERLEMEZ 4A 11 3 10,00 15 0 15,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 51 8 48,33 422,300 26 27 27 51 672
% 7,83

29 572 ALİ KAYRA TOK 4A 11 4 9,67 15 0 15,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 51 9 48,00 420,080 28 29 29 56 698
% 8,13

30 259 MUHAMMED ALPEREN4A 14 1 13,67 13 2 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 51 9 48,01 420,080 28 29 29 56 698
% 8,13

31 0 SUDEMNUR SATAR 4A 15 0 15,00 15 0 15,00 8 1 7,67 9 1 8,67 2 2 1,33 49 4 47,67 417,860 30 31 31 66 795
% 9,26

32 0 MEHMET AKİF KARAKAYA4A 14 1 13,67 13 2 12,33 8 1 7,67 9 1 8,67 6 3 5,00 50 8 47,34 415,640 31 32 32 67 800
% 9,32

33 0 ELİF SUDE ÖZEN 4A 14 1 13,67 14 0 14,00 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 50 9 47,00 413,420 32 33 33 68 806
% 9,39
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA BEYŞEHİR MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU4.Sınıf KDS-7 (407) 158 158 329 8582

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 8,39 8 6 6,07 5 5 3,12 7 3 5,49 4 6 2,11 34 25 25,18 268,390

Okul Ortalaması 12 3 10,64 10 4 8,49 6 4 4,45 8 2 7,08 5 4 3,55 40 17 34,21 325,700

KATILIMLAR

34 0 HÜMEYRA KALAYCI 4A 14 1 13,67 12 2 11,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 50 9 47,00 413,420 32 33 33 68 806
% 9,39

35 355 BUĞLEM   KAYA 4A 13 2 12,33 12 3 11,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 50 10 46,66 411,200 34 35 35 71 830
% 9,67

36 301 ABDURRAHMAN ULAŞ4A 14 1 13,67 12 3 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 50 10 46,68 411,200 34 35 35 71 830
% 9,67

37 0 SERBAY ALİ MUSLU 4B 13 2 12,33 14 1 13,67 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 50 10 46,67 411,200 1 35 35 71 830
% 9,67

38 0 BEREN ÜNÜVAR 4A 14 1 13,67 12 2 11,33 8 1 7,67 10 0 10,00 5 5 3,33 49 9 46,00 406,760 36 38 38 77 954
% 11

39 0 RANA GÜVEN 4A 15 0 15,00 12 3 11,00 9 1 8,67 8 2 7,33 5 5 3,33 49 11 45,33 402,320 37 39 39 81 986
% 11

40 0 MUHAMMED TALHA KASER4A 15 0 15,00 11 4 9,67 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 49 11 45,34 402,320 37 39 39 81 986
% 11

41 0 MELİKŞAH KOCAZEYBEK4A 14 1 13,67 13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 49 11 45,33 402,320 37 39 39 81 986
% 11

42 77 YAREN BABACAN 4A 15 0 15,00 8 2 7,33 6 1 5,67 9 1 8,67 8 1 7,67 46 5 44,34 395,660 40 42 42 87 1134
% 13

43 252 MUSTAFA GÜLHAN 4A 14 1 13,67 9 3 8,00 6 1 5,67 9 0 9,00 8 0 8,00 46 5 44,34 395,660 40 42 42 87 1134
% 13

44 349 AHMET BERKAY TOKEL4A 13 2 12,33 12 1 11,67 6 1 5,67 9 1 8,67 7 3 6,00 47 8 44,34 395,660 40 42 42 87 1134
% 13

45 0 MEHMET FATİ*İŞAŞİN4A 12 3 11,00 12 3 11,00 8 2 7,33 7 2 6,33 9 1 8,67 48 11 44,33 395,660 40 42 42 87 1134
% 13

46 0 ÖMER ASAF SELVİ 4A 14 1 13,67 12 3 11,00 6 2 5,33 10 0 10,00 4 3 3,00 46 9 43,00 386,780 44 46 46 96 1301
% 15

47 61 AYŞE YEĞİN 4A 12 3 11,00 12 3 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 47 13 42,67 384,560 45 47 47 98 1324
% 15

48 0 KAAN ERDEM ÖZDEMİR4A 14 1 13,67 12 3 11,00 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 47 13 42,67 384,560 45 47 47 98 1324
% 15

49 0 VOLKAN BAYINDIR 4A 14 1 13,67 10 5 8,33 7 3 6,00 10 0 10,00 6 4 4,67 47 13 42,67 384,560 45 47 47 98 1324
% 15

50 0 ELİF SİNEM YILMAZ 4A 13 1 12,67 9 3 8,00 7 2 6,33 10 0 10,00 6 2 5,33 45 8 42,33 382,340 48 50 50 104 1450
% 17

51 0 MERT ŞİMŞEK 4A 13 1 12,67 11 4 9,67 8 1 7,67 9 0 9,00 5 5 3,33 46 11 42,34 382,340 48 50 50 104 1450
% 17

52 44 HİLAL SEMA KAYNAR4A 13 2 12,33 11 4 9,67 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 46 14 41,33 375,680 50 52 52 106 1508
% 18

53 0 UFUK KAYAR 4A 11 4 9,67 11 3 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 45 14 40,34 369,020 51 53 53 110 1648
% 19

54 240 BATUHANOLMAZ 4A 15 0 15,00 10 5 8,33 5 4 3,67 9 1 8,67 6 4 4,67 45 14 40,34 369,020 51 53 53 110 1648
% 19

55 172 HAVVANAZ UĞUR 4A 13 2 12,33 12 3 11,00 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 45 15 39,99 366,800 53 55 55 114 1683
% 20

56 0 ZÜMRA *NDÜZ 4A 14 1 13,67 11 3 10,00 9 0 9,00 7 1 6,67 2 4 0,67 43 9 40,01 366,800 53 55 55 114 1683
% 20

57 159 ECRİN GÜLAY YILMAZ4A 12 3 11,00 11 4 9,67 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 45 15 40,00 366,800 53 55 55 114 1683
% 20

58 103 AHMETUMUTGÖNÜSLÜ4A 13 2 12,33 10 5 8,33 9 1 8,67 8 2 7,33 5 5 3,33 45 15 39,99 366,800 53 55 55 114 1683
% 20

59 0 HATİCE TİREN 4A 12 3 11,00 9 6 7,00 5 5 3,33 10 0 10,00 8 2 7,33 44 16 38,66 357,920 57 59 59 120 1869
% 22

60 0 ABDULLAHTAHAÖZTAŞ4A 13 2 12,33 11 4 9,67 6 4 4,67 9 1 8,67 5 5 3,33 44 16 38,67 357,920 57 59 59 120 1869
% 22

61 0 ELİF ÜNÜVAR 4A 12 2 11,33 10 5 8,33 6 4 4,67 8 1 7,67 7 3 6,00 43 15 38,00 353,480 59 61 61 127 2014
% 23

62 0 EMİR ÖZGÜVEN 4A 12 2 11,33 13 2 12,33 6 4 4,67 8 2 7,33 3 4 1,67 42 14 37,33 349,040 60 62 62 129 2067
% 24

63 168 RAMAZANARDA ADIGÜZEL4A 15 0 15,00 11 4 9,67 5 5 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 43 17 37,34 349,040 60 62 62 129 2067
% 24

64 0 HASRET  DOĞDU 4A 11 3 10,00 12 3 11,00 6 3 5,00 9 1 8,67 4 6 2,00 42 16 36,67 344,600 62 64 64 133 2217
% 26

65 0 FATMA ZEHRA GÜLER4A 15 0 15,00 12 3 11,00 4 6 2,00 9 1 8,67 2 8 -0,67 42 18 36,00 340,160 63 65 65 135 2283
% 27

66 0 PERİHAN KESKİN 4A 15 0 15,00 10 5 8,33 3 7 0,67 10 0 10,00 4 6 2,00 42 18 36,00 340,160 63 65 65 135 2283
% 27
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA BEYŞEHİR MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU4.Sınıf KDS-7 (407) 158 158 329 8582

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 8,39 8 6 6,07 5 5 3,12 7 3 5,49 4 6 2,11 34 25 25,18 268,390

Okul Ortalaması 12 3 10,64 10 4 8,49 6 4 4,45 8 2 7,08 5 4 3,55 40 17 34,21 325,700

KATILIMLAR

67 0 RANA KONUK 4A 13 2 12,33 11 2 10,33 5 4 3,67 9 1 8,67 3 6 1,00 41 15 36,00 340,160 63 65 65 135 2283
% 27

68 152 ATİKE BEGÜM KOÇAK4A 12 3 11,00 10 5 8,33 8 2 7,33 8 2 7,33 4 6 2,00 42 18 35,99 340,160 63 65 65 135 2283
% 27

69 107 YİĞİT KUZ 4A 14 1 13,67 12 3 11,00 5 5 3,33 8 2 7,33 3 7 0,67 42 18 36,00 340,160 63 65 65 135 2283
% 27

70 0 KAYRA BERK ÇALIŞKAN4A 14 1 13,67 8 3 7,00 7 2 6,33 7 2 6,33 4 4 2,67 40 12 36,00 340,160 63 65 65 135 2283
% 27

71 123 ONUR REŞT  GÜLÇ 4A 14 1 13,67 10 5 8,33 5 5 3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 42 18 36,00 340,160 63 65 65 135 2283
% 27

72 297 BERRA USTA 4A 14 0 14,00 11 1 10,67 4 0 4,00 7 1 6,67 36 2 35,34 335,720 70 72 72 147 2435
% 28

73 0 ESMA BEREN GİDER 4A 13 2 12,33 10 5 8,33 5 5 3,33 8 2 7,33 5 4 3,67 41 18 34,99 333,500 71 73 73 148 2453
% 29

74 0 SEVDENUR KORUCU 4A 13 2 12,33 7 8 4,33 5 5 3,33 8 2 7,33 8 2 7,33 41 19 34,65 331,280 72 74 74 150 2501
% 29

75 4 ZEYNEP SEVGİLİ 4A 11 4 9,67 9 6 7,00 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 41 19 34,68 331,280 72 74 74 150 2501
% 29

76 0 YAĞMUR KURT 4A 14 1 13,67 12 3 11,00 4 6 2,00 7 3 6,00 4 6 2,00 41 19 34,67 331,280 72 74 74 150 2501
% 29

77 53 ABDULRASİMOLGAÇ 4A 15 0 15,00 14 1 13,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 41 19 34,67 331,280 72 74 74 150 2501
% 29

78 157 EBRAR AKKUŞ 4A 10 5 8,33 9 5 7,33 7 1 6,67 8 2 7,33 6 4 4,67 40 17 34,33 329,060 76 78 78 158 2629
% 31

79 215 ALİ MİRAÇ OCA 4A 13 2 12,33 12 3 11,00 6 3 5,00 8 1 7,67 1 8 -1,67 40 17 34,33 329,060 76 78 78 158 2629
% 31

80 629 İSMETEMREYILDIRIM4A 13 2 12,33 9 3 8,00 5 1 4,67 10 0 10,00 2 8 -0,67 39 14 34,33 329,060 76 78 78 158 2629
% 31

81 0 OSMAN ERENÖÖZBURSA4A 11 4 9,67 11 4 9,67 6 3 5,00 8 2 7,33 4 4 2,67 40 17 34,34 329,060 76 78 78 158 2629
% 31

82 517 YİĞİTALİ KÖLÜŞ 4A 10 5 8,33 9 4 7,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 40 18 34,00 326,840 80 82 82 162 2640
% 31

83 0 SÜLEYMANÇAKIR 4A 10 5 8,33 8 6 6,00 6 3 5,00 8 2 7,33 8 2 7,33 40 18 33,99 326,840 80 82 82 162 2640
% 31

84 250 HÜSNA NUR ÇUBUK 4A 14 1 13,67 11 2 10,33 5 2 4,33 6 2 5,33 2 6 0,00 38 13 33,66 324,620 82 84 84 165 2664
% 31

85 213 EMİR ÖKSÜZ 4A 11 4 9,67 10 3 9,00 7 3 6,00 7 2 6,33 4 4 2,67 39 16 33,67 324,620 82 84 84 165 2664
% 31

86 230 AYZA TOLTAY 4A 14 0 14,00 8 2 7,33 2 1 1,67 8 1 7,67 3 1 2,67 35 5 33,34 322,400 84 86 86 167 2701
% 31

87 84 RUKİYE KOÇ 4A 13 2 12,33 10 5 8,33 3 7 0,67 9 1 8,67 5 5 3,33 40 20 33,33 322,400 84 86 86 167 2701
% 31

88 0 MUHAMMED ANIL KOÇAK4A 13 2 12,33 7 8 4,33 3 7 0,67 9 1 8,67 8 2 7,33 40 20 33,33 322,400 84 86 86 167 2701
% 31

89 0 AHMET ÖZKUR T 4A 12 3 11,00 9 6 7,00 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 40 20 33,33 322,400 84 86 86 167 2701
% 31

90 0 EMİRHAN RAGIP SARIŞE4A 13 1 12,67 8 6 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 4 4 2,67 39 17 33,34 322,400 84 86 86 167 2701
% 31

91 0 ESAT USTA 4A 11 2 10,33 9 1 8,67 3 0 3,00 10 0 10,00 2 2 1,33 35 5 33,33 322,400 84 86 86 167 2701
% 31

92 0 MEHMET KAYRA KOÇDEVE4A 12 2 11,33 9 4 7,67 9 1 8,67 8 2 7,33 0 6 -2,00 38 15 33,00 320,180 90 92 92 174 2877
% 34

93 0 EMİR KÖSEMEN 4A 14 1 13,67 6 4 4,67 5 5 3,33 9 1 8,67 4 5 2,33 38 16 32,67 317,960 91 93 93 175 2886
% 34

94 78 ADNAN ÇETİN 4A 10 5 8,33 12 3 11,00 4 6 2,00 8 2 7,33 5 5 3,33 39 21 31,99 313,520 92 94 94 180 2950
% 34

95 54 ALİSİMALİ 4A 11 4 9,67 9 6 7,00 3 7 0,67 9 1 8,67 7 3 6,00 39 21 32,01 313,520 92 94 94 180 2950
% 34

96 0 GÜLERSU IŞI K 4A 11 1 10,67 6 3 5,00 5 1 4,67 8 2 7,33 5 4 3,67 35 11 31,34 309,080 94 96 96 185 3109
% 36

97 98 ASİYE K EKE Ç 4A 10 3 9,00 6 7 3,67 6 2 5,33 10 0 10,00 4 3 3,00 36 15 31,00 306,860 95 97 97 186 3134
% 37

98 107 ALIMUSAPB İCEĞEZ 4A 10 5 8,33 10 5 8,33 4 5 2,33 6 1 5,67 6 3 5,00 36 19 29,66 297,980 96 98 98 194 3357
% 39

99 0 MEDİNE AY 4A 12 3 11,00 7 8 4,33 7 3 6,00 9 1 8,67 1 5 -0,67 36 20 29,33 295,760 97 99 99 195 3392
% 40

                                                3 / 6



OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA BEYŞEHİR MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU4.Sınıf KDS-7 (407) 158 158 329 8582

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 8,39 8 6 6,07 5 5 3,12 7 3 5,49 4 6 2,11 34 25 25,18 268,390

Okul Ortalaması 12 3 10,64 10 4 8,49 6 4 4,45 8 2 7,08 5 4 3,55 40 17 34,21 325,700

KATILIMLAR

100 0 M EMİR YILDIRIM 4A 12 3 11,00 6 8 3,33 4 5 2,33 9 1 8,67 5 3 4,00 36 20 29,33 295,760 97 99 99 195 3392
% 40

101 0 İMM D A T Z E D E F 4A 10 5 8,33 11 4 9,67 3 7 0,67 10 0 10,00 3 7 0,67 37 23 29,34 295,760 97 99 99 195 3392
% 40

102 245 ENGİN TURPCU 4A 11 4 9,67 10 5 8,33 4 2 3,33 8 1 7,67 33 12 29,00 293,540 100 102 102 203 3532
% 41

103 0 MUHAMMET ALİ GÜL4A 10 5 8,33 12 2 11,33 3 6 1,00 7 3 6,00 4 6 2,00 36 22 28,66 291,320 101 103 103 206 3548
% 41

104 265 ÖM EREGE AKAR 4A 10 4 8,67 9 4 7,67 4 5 2,33 7 3 6,00 5 4 3,67 35 20 28,34 289,100 102 104 104 207 3576
% 42

105 176 BERK ERTEKİN 4A 10 2 9,33 7 4 5,67 5 3 4,00 7 2 6,33 4 3 3,00 33 14 28,33 289,100 102 104 104 207 3576
% 42

106 0 ŞÜKRİYE ÇORUM 4A 12 3 11,00 6 9 3,00 7 3 6,00 8 2 7,33 3 7 0,67 36 24 28,00 286,880 104 106 106 209 3621
% 42

107 309 ELİF BAŞOĞLU 4A 13 2 12,33 6 5 4,33 2 3 1,00 8 1 7,67 4 4 2,67 33 15 28,00 286,880 104 106 106 209 3621
% 42

108 874 MUHAMMED SAMİ SAYGI4A 9 4 7,67 9 4 7,67 3 6 1,00 8 2 7,33 5 2 4,33 34 18 28,00 286,880 104 106 106 209 3621
% 42

109 0 HAR N EFE AKBULUT4A 10 5 8,33 11 4 9,67 4 6 2,00 8 2 7,33 3 7 0,67 36 24 28,00 286,880 104 106 106 209 3621
% 42

110 0 ZEYNEP ÖZCAN 4A 9 4 7,67 8 7 5,67 5 4 3,67 7 1 6,67 5 3 4,00 34 19 27,68 284,660 108 110 110 214 3751
% 44

111 0 M ALİ ERKMEN 4A 13 2 12,33 9 3 8,00 4 5 2,33 7 2 6,33 0 6 -2,00 33 18 26,99 280,220 109 111 111 217 3787
% 44

112 0 HAVVA Nİ   TAMAZ 4A 12 2 11,33 9 5 7,33 5 4 3,67 8 2 7,33 0 9 -3,00 34 22 26,66 278,000 110 112 112 220 3827
% 45

113 0 YUSUF OLÇUM 4A 2 1 1,67 11 2 10,33 6 0 6,00 9 1 8,67 28 4 26,67 278,000 110 112 112 220 3827
% 45

114 116 AHMETBERATSAYAR 4A 9 6 7,00 7 8 4,33 4 6 2,00 10 0 10,00 5 5 3,33 35 25 26,66 278,000 110 112 112 220 3827
% 45

115 384 YİĞ İTERENS* EVGİLİ4A 10 5 8,33 5 10 1,67 5 5 3,33 10 0 10,00 5 5 3,33 35 25 26,66 278,000 110 112 112 220 3827
% 45

116 103 YİĞİT UNAL 4A 8 5 6,33 10 4 8,67 6 3 5,00 7 3 6,00 3 7 0,67 34 22 26,67 278,000 110 112 112 220 3827
% 45

117 395 MURAT AL 4A 12 3 11,00 6 7 3,67 4 5 2,33 7 3 6,00 5 5 3,33 34 23 26,33 275,780 115 117 117 228 3993
% 47

118 0 **S  *   A 4A 12 2 11,33 8 6 6,00 4 5 2,33 7 2 6,33 31 15 25,99 273,560 116 118 118 229 4007
% 47

119 0 NİSA İLGİ 4A 11 4 9,67 4 7 1,67 6 4 4,67 8 1 7,67 3 4 1,67 32 20 25,35 269,120 117 119 119 233 4072
% 47

120 182 BERKE AYÇİÇEK 4A 10 5 8,33 10 5 8,33 4 6 2,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 34 26 25,32 269,120 117 119 119 233 4072
% 47

121 0 MUAMMER ERDEM BAYAR4A 11 4 9,67 9 3 8,00 5 5 3,33 7 1 6,67 0 7 -2,33 32 20 25,34 269,120 117 119 119 233 4072
% 47

122 0 PERİHAN UYAR 4A 9 3 8,00 9 6 7,00 4 6 2,00 7 3 6,00 4 6 2,00 33 24 25,00 266,900 120 122 122 238 4230
% 49

123 0 MEDİNE BİRCAN 4A 12 2 11,33 8 6 6,00 4 6 2,00 6 1 5,67 1 3 0,00 31 18 25,00 266,900 120 122 122 238 4230
% 49

124 0 MUSTAFA Ü   ĞÖÜ* 4A 9 3 8,00 9 5 7,33 1 4 -0,33 7 1 6,67 5 5 3,33 31 18 25,00 266,900 120 122 122 238 4230
% 49

125 9 HATİCE KONUKÇU 4A 11 3 10,00 5 9 2,00 6 4 4,67 8 2 7,33 3 7 0,67 33 25 24,67 264,680 123 125 125 241 4245
% 49

126 0 MEHMETEFE Y ALÇIN4A 9 1 8,67 8 4 6,67 5 1 4,67 5 1 4,67 1 4 -0,33 28 11 24,35 262,460 124 126 126 243 4272
% 50

127 0 FATMAGÜL  KAYNACI4A 10 5 8,33 10 5 8,33 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 33 27 24,00 260,240 125 127 127 244 4319
% 50

128 194 EBRAR CİHAR 4A 10 3 9,00 6 8 3,33 6 4 4,67 7 3 6,00 3 7 0,67 32 25 23,67 258,020 126 128 128 251 4447
% 52

129 0 NİSANUR İNCE 4A 11 4 9,67 8 7 5,67 4 6 2,00 6 4 4,67 3 5 1,33 32 26 23,34 255,800 127 129 129 252 4461
% 52

130 0 ZEY N* KAŞIKCI 4A 10 5 8,33 9 6 7,00 4 6 2,00 7 3 6,00 30 20 23,33 255,800 127 129 129 252 4461
% 52

131 0 N E H İ R Ö Z C A  N 4A 9 6 7,00 8 7 5,67 3 6 1,00 9 1 8,67 2 7 -0,33 31 27 22,01 246,920 129 131 131 258 4688
% 55

132 0 KENAN CANSU 4A 9 6 7,00 8 7 5,67 4 6 2,00 7 3 6,00 3 7 0,67 31 29 21,34 242,480 130 132 132 261 4746
% 55
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA BEYŞEHİR MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU4.Sınıf KDS-7 (407) 158 158 329 8582

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 8,39 8 6 6,07 5 5 3,12 7 3 5,49 4 6 2,11 34 25 25,18 268,390

Okul Ortalaması 12 3 10,64 10 4 8,49 6 4 4,45 8 2 7,08 5 4 3,55 40 17 34,21 325,700

KATILIMLAR

133 0 * ALP GÖKÇE 4A 8 5 6,33 9 2 8,33 3 4 1,67 4 2 3,33 1 2 0,33 25 15 19,99 233,600 131 133 133 264 4996
% 58

134 0 ELİF DÖNMEZ 4A 8 6 6,00 7 8 4,33 3 6 1,00 7 3 6,00 4 6 2,00 29 29 19,33 229,160 132 134 134 268 5137
% 60

135 686 AZRA  SOY 4A 9 5 7,33 7 6 5,00 6 4 4,67 5 4 3,67 1 9 -2,00 28 28 18,67 224,720 133 135 135 270 5207
% 61

136 0 MMİRAÇ  ÜLGEN 4A 8 7 5,67 7 8 4,33 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 29 31 18,67 224,720 133 135 135 270 5207
% 61

137 608 MUSAB KAVAKLI 4A 11 3 10,00 8 3 7,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 27 28 17,67 218,060 135 137 137 275 5382
% 63

138 356 BERİLSU KAYADİBİ 4A 8 7 5,67 7 8 4,33 3 7 0,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 28 32 17,33 215,840 136 138 138 276 5419
% 63

139 0 BURAK AKAY 4A 8 7 5,67 4 9 1,00 4 6 2,00 9 1 8,67 0 2 -0,67 25 25 16,67 211,400 137 139 139 278 5591
% 65

140 136 NEDİRE EL AHMET 4A 4 8 1,33 13 2 12,33 2 6 0,00 4 4 2,67 23 20 16,33 209,180 138 140 140 279 5612
% 65

141 0 ABBAS SEZER 4A 8 7 5,67 6 9 3,00 2 8 -0,67 9 1 8,67 2 8 -0,67 27 33 16,00 206,960 139 141 141 281 5657
% 66

142 208 SÜLEYMANEFESALLABAŞ4A 7 8 4,33 8 7 5,67 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 27 33 16,01 206,960 139 141 141 281 5657
% 66

143 0 EMİŞ  BEGÜ MVATANDAŞ4A 11 4 9,67 5 10 1,67 6 4 4,67 2 7 -0,33 1 3 0,00 25 28 15,68 204,740 141 143 143 285 5804
% 68

144 0 ABDULL A AFŞR 4A 7 8 4,33 8 6 6,00 1 9 -2,00 7 3 6,00 3 7 0,67 26 33 15,00 200,300 142 144 144 286 5834
% 68

145 6880 CEYLİN S* DAOOLMAZ4A 9 6 7,00 6 9 3,00 4 5 2,33 1 8 -1,67 5 5 3,33 25 33 13,99 193,640 143 145 145 291 6031
% 70

146 0 BURAK KÜÇÜK 4A 9 6 7,00 8 7 5,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 25 35 13,33 189,200 144 146 146 293 6092
% 71

147 114 CEYLİNY YAMAN 4A 9 6 7,00 5 0 5,00 14 6 12,00 180,320 145 147 147 297 6311
% 74

148 0 HÜSEYİN UÇAR 4A 8 7 5,67 5 10 1,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 24 36 12,01 180,320 145 147 147 297 6311
% 74

149 0 H BAKİ KÜ* KUYSAL 4A 8 7 5,67 5 9 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 23 36 11,01 173,660 147 149 149 302 6501
% 76

150 348 İBRAHİMTU AHANYAYLA4A 4 11 0,33 7 8 4,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 23 37 10,66 171,440 148 150 150 303 6552
% 76

151 0 FATMAR ANA AZMAN4A 6 9 3,00 7 8 4,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 0 9 -3,00 21 38 8,33 155,900 149 151 151 311 6940
% 81

152 100 SAMET SERT 4A 6 9 3,00 4 11 0,33 3 6 1,00 5 5 3,33 2 6 0,00 20 37 7,66 151,460 150 152 152 313 7106
% 83

153 0 HALUM HÜSEYİN 4A 2 13 -2,33 7 8 4,33 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 20 40 6,67 144,800 151 153 153 314 7192
% 84

154 0 MEHMETKOÇAK 4A 4 11 0,33 3 12 -1,00 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 19 41 5,33 135,920 152 154 154 317 7394
% 86

155 42 RAMAZANÖZGİLİK 4A 3 12 -1,00 3 12 -1,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 16 44 1,33 109,280 153 155 155 323 7917
% 92

156 0 ELİF ŞAN*L 4A 4 11 0,33 5 10 1,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 16 44 1,33 109,280 153 155 155 323 7917
% 92

157 0 T 4A 1 1 0,67 0 1 -0,33 1 2 0,34 102,620 155 157 157 325 8040
% 94

158 0 Ü  ĞA *AM     L 4A 6 9 3,00 1 14 -3,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 12 48 -4,01 73,760 156 158 158 328 8303
% 97
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA BEYŞEHİR MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU4.Sınıf KDS-7 (407) 158 158 329 8582

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 8,39 8 6 6,07 5 5 3,12 7 3 5,49 4 6 2,11 34 25 25,18 268,390

Okul Ortalaması 12 3 10,64 10 4 8,49 6 4 4,45 8 2 7,08 5 4 3,55 40 17 34,21 325,700

KATILIMLAR
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